
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
ESTADO DE SÃO PAULO 

DESPACHO DO PREGOEIRO

Pregão E-038/2024 - Processo nº 26244/2024.
Objeto:  Registro de Preços para a “Aquisição de Dietas Peptamen Pó  Sabor Baunilha – Lata 400g –
para Atendimento Judicial”.

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO solicitado pela empresa 3 ALBE,  protocolado, conforme
edital, através de e-mail, em 22/10/2024, em síntese, nos seguintes termos:

[...]o valor do estimado (81,33) está  acima do valor de custo do PEPTAMEN
400g, produto do mandado judicial.

Para me antecipar já  entrei em contato com fabricante na tentativa de um custo
melhor para garantir minha participação,  mas como é  possível observar nos e-
mails abaixo com retorno do fabricante o valor da estimativa é inexequível.

Temos a informar que, a Secretaria Municipal de Saú de se manifestou nas fls. 193/196 do processo em
epígrafe nos seguintes termos:

Em resposta ao solicitado, temos a informar que possivelmente houve um erro de
digitação  do  valor,  que  estava  correto  na  requisição  eletrô nica  e  pré -cotação.
Estamos encaminhando Estudo Técnico Preliminar corrigido […]

Tendo  em  vista  que  a  informação  do  valor  de  referência  pode  comprometer  a  formulação  das
propostas e, em atendimento ao § 1º do art. 55 da Lei Federal nº 14.133/2021, fica SUSPENSA sine die
a sessão  que  estava  marcada para  o  dia  29/10/2024,  à s  09h00min,  para  publicação  do Segundo
Caderno.

Taboão da Serra, 25 de outubro de 2024.

Everton Antonio Moreira Lima
Pregoeiro











ESCLARECIMENTO - Pref. Taboão da Serra - PE- E038/2024
De Cintia de Sousa <licitacao@3albe.com.br>
Para <pregaoeletronico@ts.sp.gov.br>
Cópia 'Thais ' <thais@3albe.com.br>
Data 2024-10-22 08:27
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Bom dia!
 
Solicito esclarecimento referente ao estimado do pregão E-038/2024.
 
Pois o valor do estimado (81,33) está acima do valor de custo do PEPTAMEN 400g, produto do mandado judicial.
 
Para me antecipar já entrei em contato com fabricante na tentativa de um custo melhor para garantir minha
participação, mas como é possível observar nos e-mails abaixo com retorno do fabricante o valor da  estimativa é
inexequível.
 
Estimativa que apresentamos para o processo:

 
Confrontando nossa estimativa, valor do site do fabricante e estimado do processo, é possível evidenciar que houve
equívoco na etapa de estimativa desse processo, portanto, para evitar o fracasso do item peço por gentileza que a
estimativa seja revisada confrontando com valores atuais de mercado, o próprio fabricante colocou no e-mail
abaixo a referência de quanto vendem esse produto no site da Nestlé.
 
 
Atenciosamente,
Cintia Reis
Licitação
Tel.: (11) 5519-4022 (Ramal: 4233)
Cel.: (11) 98583-4022

 

De: Monteiro,Sofia,BR-Rio De Janeiro [mailto:Sofia.Monteiro@BR.nestle.com]
Enviada em: segunda-feira, 21 de outubro de 2024 13:02
Para: Cintia de Sousa <licitacao@3albe.com.br>; 'Fabiana Dias Riman' <fabiana@3albe.com.br>
Cc: 'Thais ' <thais@3albe.com.br>; Eskenazi,Soraya,BR-Porto Alegre <Soraya.Eskenazi1@BR.nestle.com>
Assunto: RES: Pref. Taboao da Serra
 
Prezadas, boa tarde!
 
Sugiro pedirem esclarecimento com relação a esta estimativa.
 
Não temos preço de custo que possa chegar nesse valor de venda.
 
Nem no nosso site é esse valor.
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Bjs e obrigada
 

Sofia Monteiro |Nestlé Health Science

De: Cintia de Sousa <licitacao@3albe.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 21 de outubro de 2024 12:33
Para: 'Fabiana Dias Riman' <fabiana@3albe.com.br>; Monteiro,Sofia,BR-Rio De Janeiro <Sofia.Monteiro@BR.nestle.com>
Cc: 'Thais ' <thais@3albe.com.br>
Assunto: Pref. Taboao da Serra
 

This message is from an EXTERNAL SENDER. BE CAUTIOUS, particularly with links and attachments.

Bom dia!
 
Sofia a estimativa está abaixo do nosso valor de custo, qual melhor valor que consegue pra esse item:

 
 
 
Atenciosamente,
Cintia Reis
Licitação
Tel.: (11) 5519-4022 (Ramal: 4233)
Cel.: (11) 98583-4022
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