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15 de setembro de 2023 11:36

Fwd: Pregão E-021/2023

"Durval Toledo" <toledo.durval@gmail.com>

Para: thiago.rosario@taboaodaserra.sp.gov.br

Bom dia.

Encaminho resposta da representante em relação ao pregão identificado no título da mensagem.

Att.

---------- Forwarded message ---------
De: Samanta Soares <samantaempresa@hotmail.com>
Date: qui., 14 de set. de 2023 16:53
Subject: RE: Pregão E-021/2023
To: Durval Toledo <toledo.durval@gmail.com>, SMA CAPTAÇÃO Gleicy <gleicy.mendes@taboaodaserra.sp.gov.br>,
Secretaria Municipal de Saúde Taboão da Serra <sms@taboaodaserra.sp.gov.br>, Maruzan <maruzan@uol.com.br>
Cc: Amanda Rezende <amanda.empresas@hotmail.com>, jenniferempresas@outlook.com
<jenniferempresas@outlook.com>

Prezados (as), boa tarde.

Diante da situaçã o, na qual o questionamento da empresa Euro RP, ter sido realizada apenas 1(um)
dia antes da licitaçã o, nã o foi possível nos atentar a essa solicitaçã o.

Acreditamos que o mais correto neste caso, seria publicar uma retificaçã o do edital, para que todos
pudessem estar mais preparados para a etapa de lances.

Em nosso entendimento, o termo de referência do edital deixa em aberto a questã o da acessibilidade
- pois nã o é  mencionado de maneira clara, qual a acessibilidade que o município gostaria de receber.

De acordo com o ú ltimo valor ofertado na etapa de lances (R$ 255.010,00), fica inviável fornecermos
um veículo com a acessibilidade solicitada.

Caso seja do interesse do município, nosso departamento de Compras/Financeiro - solicita um
aditivo no valor de R$ 25.000,00 para estar colocando a acessibilidade solicitada (Plataforma
automatizada).

Mas caso nã o seja do interesse do municipio o aditivo de preço, solicitamos entã o a desclassificaçã o
da empresa FRP Má quinas, visto que o valor de R$ 255.010,00 - é  considerado para fornecer um
veículo com rampa manual - e nã o plataforma automatizada, como foi solicitada no e-mail.

Qualquer dú vida, estamos à  disposiçã o.

Att.

Samanta Soares
16.99413-6743
Setor de Licitaçõ es

De: Durval Toledo <toledo.durval@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 14 de setembro de 2023 15:55
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Para: samantaempresa@hotmail.com <samantaempresa@hotmail.com>; SMA CAPTAÇÃO Gleicy
<gleicy.mendes@taboaodaserra.sp.gov.br>; Secretaria Municipal de Saúde Taboão da Serra
<sms@taboaodaserra.sp.gov.br>; Maruzan <maruzan@uol.com.br>
Assunto: Pregão E-021/2023
Boa tarde.

À respeito do pregão E-021/2023, encaminho resposta realizada por esta prefeitura sobre questionamento de
acessibilidade, visto que somente nos atende plataforma automatizada para acesso do cadeirante à van.

Att.

--
Dr. Durval Toledo, DDS MSc
UAC - SMS de Taboão da Serra
Praça Miguel Ortega, 115 - Parque Assunção, Taboão da Serra - SP
(11) 99903-0556
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